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Eventos & Banquetes
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CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
IV Regién
Presente

Estimado sefior:

Junto con saludarle cordialmente remito a Usted la siguiente propuesta:

Servicio de coffe break consistentes en:

Te tradicional NESCAFE

Te de buena marca Premium y agua de hierbas surtidas

Azicar y endulzantes

Jugos naturales servidos en copas marca watts

Sandwich amasado de pasta de ave o ave palta o tomate palta x pers
Galletas surtidas dulces y saladas 3 por persona

Manteleria y cristaleria, bandejas, servilletas, vajilla etc. , ( todo ceramica y
cristaleria)

2 Garzones para servir con su respectivo uniforme.

Termos y percoladores para cada actividad

El agua se trasporta caliente para evitar pérdida de tiempo.

Limpieza y traslado al fugar del evento

Valor por persona es de $ 1800 mas iva

Mi empresa se compromete a cumplir con los horarios y la mejor presentacion
del personal, ademas de tener toda la flexibilidad que sea necesaria tanto en
cambios de horarios, traslados y cambios de mena.

Esperando una buena acogida
Saluda atentamente.

Yuri Cabello Cueto
CEL. 50076589
www.eventospremium.cl



SENORES
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL. GONZALEZ VIDELA

Presente
Estimados sefiores:

Junto con saludarle, se remite la siguiente cotizaciéon, en relacion a Coffe
Breack, de acuerdo al siguiente detalle:

- 28 de Julio, 2 coffee break. {mafiana y tarde)
- 29 de Julio, 1 coffee break. (maiiana)
- 30 de Julio, 2 coffee break. (maifiana y tarde)
- 31 de Julio, 1 coffee break. {mafiana)

Servicio de coffe break:

O

Café

Te y agua de hierbas surtidas

Azucar y endulzantes

Jugos naturales

Sandwich de pasta de ave pimentdn y jamén queso
Galletas surtidas dulces y saladas

Frutos secos .

Vajilla a utilizar:

Manteleria y cristaleria, bandejas, servilletas,

2 Garzones para servir con su respectivo uniforme.
Termos

Limpieza y traslado al iugar del evento

O Valor por persona es de § 2.200.- + LV.A.

Atentamente,

“ [YNDIS QHMSF
CEL. 77022077



Ruben Bravo Zamorano

De: Claudio Garate Troncoso [cgarate@corporacionggv.cl]

Enviado el: miéreoles, 23 de julio de 2014 13:54

Para: Ruben Bravo Zamorano

cc: Belgica Olaya Guerra Galleguillos; andrea taquias alfaro; Lorena Casarln Mufioz
Asunto: Re: Solicitud de cotizacién para 6 Coffee Break, segun detalle adjunto

Datos adjuntos: image002.jpg; image002.jpg; image002.jpg; image002.jpg; image002.jpg
Importancia: Alta

Estimado Rubén, ¢l precio me parece super bien, ya que en las capacitaciones ya realizadas, el servicio de
alimentacién es de $ 600.000, por jornada

es decir, por 4 servicios en 2 dias, el total es de $ 1.200.000, en este sentido, con esta propuesta nos estamos
ahorrando $ 685.920, ademds de optimizar los tiempos de nuestro equipo, apoyo que se pueda contratar este
servicio, se despide muy atte.

De: "Ruben Bravo Zamorano" <rbravo(@corporacionggyv.cl>

Ows..m" "Clandio Garate Troncoso" <cgarate(@corporacionggy.cl>
CC: "Belgica Olaya Guerra Galleguillos" <bguerra@corporacionggv.cl>, "andrea taquias alfaro”
<ataguias@corporacionggv.cl>, "Lorena Casarin Mufioz" <|casarin@corporacionggv.ct>
Enviados: Miércoles, 23 de Julio 2014 8:45:42
Asunto: RV: Solicitud de cotizacion para 6 Coffee Break, segun detalle adjunto

Estimado:

Envio propuesta enviada por el Sr. Yuri Cabellos para los 6 break que requieres, el valor total por los servicios es de $
514.080.- IVA incluldo. Envio para tu analisis de lo ofertado y su valor.

Atte.

H—

De: yurl cabello [mailto:yuricabello@hotmail.com]

Enviado el: martes, 22 de julio de 2014 23:38

Para: Ruben Bravo Zamorano

Asunto: RE: Soficitud de cotizacién para 6 Coffee Break, segun detalle adjunto

Estimado

Junto con saludarlo le envio la cotizacion solicitada.



Esperando que sea de su agrado, atte

Yuri Cabello
50076589

From: rbravo@corporacionggv.cl

To: yuricabello@hotmail.com

CC: cgarate@corporacionggv.cl; ataguias@corporacionggv.cl; Icasarin@corporacionggv.cl;
bguerra@corporacionggv.cl

Subject: Solicitud de cotizacion para 6 Coffee Break, segun detalle adjunto

Date: Tue, 22 Jul 2014 18:16:37 -0400

Estimado proveedor:

Junto con saludarle solicito a usted pueda cotizar los servicios de break segln el archivo adjunto en el presente correo.

Atte.

O

De: Claudio Garate Troncoso [mailto:cgarate@corporacion
Enviado el: lunes, 21 de jullo de 2014 17:58

Para: Ruben Bravo Zamorano

CC: Andrea Taquias Alfaro; Lorena Casarin Mufioz
Asunto: Solicito Apoyo con cotizacion de 6 Coffee Break
Importancia: Alta

Ommzzgmao Rubén, solicito tu apoyo para la cotizacién de 6 Coffee Break, para las Jornadas de Salud Familiar de

la UCN, para los dfas 28, 29
30y 31 de Julio, serfan distribuidos de la siguiente manera:

-28 de Julio, 2 coffee break. (mafiana y tarde)
-29 de Julio, 1 coffee break. (mafiana)
-30 de Julio, 2 coffee break. (mafiana y tarde)
-31 de Julio, 1 coffee break. (mafiana)

Las Jornadas se dictaran en 2 grupos de 40 personas cada una, en total seran 80 personas.

Sin otro particular, a la espera de tus comentarios, se despide muy atte,



CLAUDIQO GARATE TRONCOSO

Profesional de Apayo
Corporacién Municlpal G_G. Videla

CORPORACION MUNICIPAL | e-mail:cgarate@corporacicnggy.cl
Gabwiel Gonedler Videla tono: 56 51 2 544180

E mma:m www._corporacienlaserena .ol

Informacién de ESET Smart Security, versién de la base de firmas de virus 9335 {20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

) Informacién de ESET Smart Security, versidn de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

Informacion de ESET Smart Security, version de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

O Informacion de ESET Smart Security, version de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http:/fwww.eset.com




Ruben Bravo Zamorano

De: yuri cabello [yuricabello@hotmail.com]

Enviado el: martes, 22 de julio de 2014 23:38

Para: Ruben Bravo Zamorano

Asunto: RE: Solicitud de cotizacién para 6 Coffee Break, segun detalle adjunto
Datos adjuntos: break corporacion.doc

Estimado

Junto con saludarlo le envio la cotizacion solicitada.
Esperando gue sea de su agrado, atte

Yuri Cabello
50076589

O_n_az: rbravo@corporacionggy.cl

- To: yuricabello@hotmail.com
CC: cgarate@corporacionggv.cl; ataguias@corporacionggv.cl; lcasarin@corporacionggv.ch;
bguerra@corporacionggy.cl
Subject: Sollcitud de cotizacion para 6 Coffee Break, segun detalle adjunto
Date: Tue, 22 Jul 2014 18:16:37 -0400

Estimado proveedor:

— Junto con saludarle solicito-a usted pueda cotizar los servicios de break segin el archivo adjunto en el presente correo,

Atte,

RUBEN BRAVO ZAMORANO.
Coordinador Depto. de Safud
Corporacion Municlpal G.G. Videla

O

CORPORACION MUNICIPAL | ®-mail: rbravaficorporacionggy.cl
Ginbriel Gonzldez Videla fonao: 56 51 544177

—lﬁ ma—.“:ﬂ www._corparacionlaserena.cl

De: Claudlo Garate Troncoso [mailto:cqarate@corporacionggv.cl]
Enviado el: lunes, 21 de jullo de 2014 17:58

Para: Ruben Bravo Zamorano

CC: Andrea Taquias Alfaro; Lorena Casarin Mufioz

Asunto: Soliclto Apoyo con cotizacion de 6 Coffee Break
Importancia: Alta

Estimado Rubén, solicito tu apoyo para la cotizacion de 6 Coffee Break, para las Jornadas de Salud Familiar de
la UCN, para los dias 28, 29



30y 31 de Julio, serian distribuidos de la siguiente manera:

-28 de Julio, 2 coffee break. (mafiana y tarde)
-29 de Julio, 1 coffee break, (mafiana)
-30 de Julio, 2 coffee break. {mafiana y tarde}
-31 de Julio, 1 coffee break. (mafiana)

Las Jornadas se dictaran en 2 grupos de 40 personas cada una, en total seran 80 personas.

Sin otro particular, a la espera de tus comentarios, se despide muy atte.

CLAUDIO GARATE TRONCOSO

Profesional de Apoyo
Corporacién Municipal G.G. Videla

CORPORACION MUNICIPAL e-mail:cgarate@corporacionggy_ol
Gatwiel Gonziler Videla fono: 58 51 2 544188

O —lﬂ mma:m www.corporaciontaserena.cl

Informacidn de ESET Smart Security, version de la base de firmas de virus 9335 (20140124}

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

Informacién de ESET Smart Security, versién de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

O http://www.eset.com

Informacién de ESET Smart Security, versidn de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com




