RTIGUES

W

GO OnfVEAR Maobi NUMERO: -
R ' 2014-0294
Casa Matriz : OVALLE - Benavenle 780 - Fono (53} 660900 -(53) 660912 Fecha:
: Fax {53) 660916 . jueves, 06 de febrero de 2014
Sucursal 2 : LA SERENA - Balmaceda 3350 - Fono (51) 339815 Enviada por:
Sucursal 3 : ILLAPEL - Buin 203 - Fono {53) 522419
Sucursal 4 : SALAMANCA - Bulnes 740 - Fono {53) 553268 JHON ALQUINTA SEGURA
Emitido para: DEPARTAMENTO .DE SALUD Con atencién a:
Empresa
RUT
Direccidn TASERENA CORPORACION GABRIEL G.G.V.
Feno
Correo co
|_ITEM__ | cODIGO - . DESCRIPCION Cant. | Preclo Unit Total Nsto.
215/70-R-15C HANKOOK RA-08 08PR RAD TL 4 74.958 299.832
SERVICIO ALINEMIENTO 1 11.765 11.765
FRACDES
HANKOOK RA-08 08PR RAD TL
NEUMATICO RADIAL TUBULAR MIXTO
Subtotal Neto (1) | $ 311.697
Condiciones Generales Descuento Esp (2) 0%
- Subtotal Neto (1) - (2)] $§ 311.697
‘Tiempo de Entrega segun disponibilidad de Stock IVA | § 59,203
* Validez de la Cotizacion; 10 Dias Habiles Total | $ ©370.800
El humero de LA COTIZACION debe aparecer en la ORDEN DE COMPRA
Condicion CONTADO / CHEQUE AL DIA / 30 DIAS.
de Pago
NOTAS: TODO PAGO CON CHEQUE DEBE TRAER RUT G ROL COMERCIAL ARTIGUES S.A

SEGUN CORRESPONDA
RUT: 84.831.100-6

ENTREGA INMEDIATA DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD
NTCOS MONTADOS, BALANCEADOS EN NUESTRO LOCAL

GARANTIA DE 5 AROS CONTRA DEFECTO DE FABRICACION.




A SERVITECA

N° 0005611

NOMBRE: /722{'6?1”""" FECHA@ (""'JQ “‘”//y

DIRECCION:

|

CIUDAD: _

CONTACTO:;

CANT[ DESCRIPCION

D

yce’, AN JZ z}\,g.._//!.

S |

\

A

Dos Pllares Ltda.: IMPRENTA - Fono: .29.2589 « La Serena

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS
PROMOCIONES TIEMPO LIMITADO POR
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mercial A itomotriz Gy G Ltda
da Fransisco de Aguirre 033

108 220969 - 227593;

Serena - -

mbre Cliexte: CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
1T 70.8%2.100-9 ~ Fonos: 225089
eccion: . ANIMA DE DIEGO 550

COTIZACION N° 55
FECHA: 06-02-2014
PAG.: 1
At, Sr.;
Ciudad; LA SERENA Comuna; LA SERENA

ail: Giro: EDUCACION Y SALUD
DIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  DESCTOS. O
5900 215/70R15 CHRONO 1095 4 95.378 381
o
(
{
L
NETO: 381.512
ggMEFRCML GyG LTRA, LVA. 72.487
Fonn 0. de Agujire 033 TOTAL:
ON0: 220969 . 15 ¢arena : 453,999
tas: i A
'ma de Pago: CONTADO ,,,,5{
idedor: ANA MARIA e
Tega: : / M/,,»)
7 /




Andrea Taguias Alfaro

De: Ruben Bravo Zamorano {rbrave@corporacionggv.cl}
Enviado el: jueves, 06 de febrero de 2014 14:00
Para: ‘Andrea Taquias Alfaro’

Asunto: RV: neumaticos en mal estado movil 41

----- Mensaje original-----

De: Adolfo Sanchez Sanchez [mailto:asanchez@corporacionggv.cl]
Enviado el: jueves, 06 de febrero de 2014 13:59

Para: Ruben Bravo Zamorano

Asunto: Re: neumaticos en mal estado movil 41

ARTIGUES, PUESTO QUE EN LA TARDE VAMOS CON EL FURGON AL TALLER DEL SEGURQ DE BALMACEDA Y
ARTIGUES QUEDA EN BALMACEDA

s ====~ Mensaje original -----

&“jDe: “Ruben Bravo Zamorano" <rbravo@corporacionggv.cl>
Para: "Adolfo Sanchez Sanchez" <asanchezfdcorporacionggyv.cl>
Enviados: Jueves, 6 de Febrero 2014 14:14:26
Asunto: RE: neumiticos en mal estado movil 41

Adolfo:

Asumamos que Finanzas cancelara como corresponde, por lo que te pido puedas definir con quien
quieres realizar esto desde la perspectiva técnica.

Altte.
Rubén Bravo

----- Mensaje original-----
De: Adolfo Sanchez Sanchez [mailto:asanchez@corporacionggv.cl]
Enviado el: jueves, 96 de febrero de 2614 12:31
Para: Ruben Bravo Zamorano
{ ‘Asunto: Re: neumdticos en mal estado movil 41

RUBEN MI CONSULTA ES SI LA REALIZAMOS CON ARTIGUES Y NO SE CANCELA LA FACTURA QUE PASARIA A
FUTURO ST QUISIERAMOS REALIZAR NUEVAMENTE UN TRABAJO CON ELLOS.

POR OTRO LADO GYG LE DEBEMOS DEDE EL ANO PASADO,QUE MAS DA UNA FACTURA MAS???

POR MI

----- Mensaje original -----

Pe: "Ruben Bravo Zamorano" <rbravo@corporacionggv.cl>

Para: "Adolfo Sanchez Sanchez™ <asanchez@corporacionggv.cl>
CC: "Andrea Taquias Alfaro" <ataquiasficorporacionggv.cl>
Enviados: Jueves, 6 de Febrero 2014 13:06:22

Asunto: RE: neumaticos en mal estado movil 41

Adolfo:

Cudl es la que defines utilizar?



Atte.
Rubén

-----Mensaje original-----

De: Adolfo Sanchez Sanchez [mailto:asanchez@corporacionggv.cl]
Enviado el: jueves, 06 de febrero de 2014 11:56

Para: Ruben Bravo Zamorano

CC: Andrea Taquias Alfaro; Equipo Medico Rural

Asunto: Re: neumdticos en mal estado movil 41

ENVIO LO SOLICITADO CORRESPONDINTE A LAS COTIZACIONES

~~~~~ Mensaje original -----

De: "Ruben Bravo Zamorano" <rbravoficorporacionggv,cl>

Para: "Adolfo Sanchez Sanchez" <asanchez@corporacionggv.cl>
CC: "Andrea Taquias Alfaro" <ataquias@corporacionggv.cl>
Enviados: Miércoles, 5 de Febrero 2014 16:48:52

Asunto: RV: neumaticos en mal estado movil 41

-

Estimado:

Cotizar para realizar OC

Atte,

f-‘Rubén

{

De: Yerko Jaramillo [mailto:verkodiaramillo@me.com] Enviado el: miércoles, @5 de febrero de
2014 14:38

Para: asanchez@icorporacionggv.cl

CC: rbravofcorporacionggv.cl; acontreras@corporacionggv.cl

Asunto: neumaticos en mal estado movil 41

Estimado Adolfo de mi consideracién junto con saludar, solicito a Usted hacer las
gestiones pertinentes para Reemplazar los 4 neumdticos de mévil 41, placa patente CTVL86,
los cuales ya cumplieron su vida Util presentando alisamiento de bandas.

Esperando tener una buena acogida a esta solicitud y sin producir mayores inconvenientes se
despide atentamente,
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" AUTORIZO A COMERCIAL ARTIGUES S.A. PARA QUE EN CASO DE SIMPLE RETARDO O MORA EN EL
CUMFLIMIENTO DE LAS OBLIGACICHES CONTRAIDAS COM EL PAGO OE LA FACTURA ACEPTADA POR M, MIS
DATOS PERSOMALES Y LOS ANTECEDENTES DEL INCUMPLIMIENTO PUEDAN SER INGRESADOS, FRCCESALOS,
TRATADOS ¥ COMUNICADCS A TERCEROS SN RESTRICCIONES, EN UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL®
Momora: R.U.T.:
Razinio: Fecha: Firma:
“El acuse de recibo que se declara en este aclo, de acuerdo a lo dispuesto en [a letra b) del Art. 4°, y Ia letra ¢} del Art. 5° de ta Ley 19.983,
acredita que la entraga de mercaderias o servicio(s) preslado(s) ha(n) sido recibidofs)". -
TOTAL - METO DESCUENTO SUB-TOTAL EVA, TOTAL
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