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re’baracién de cablerfa, cambio de suich de ventilador =" { - 45,000
accesorios eléctricos{reles,terminales, sulch cables - - S T 25.000
( sambio rétula delantera derecha . 32,000 '
jcambio rétula delantera izquierda - ' ' 32.000
2 rétulas $ 38.900 ¢/u o g 77.800
serchado de paquete de resortes traseros izquierdos _ 35,000 g
serchado de paquete de resortes traseros derechos 35.000
cambio 8 bujes de paquete de resortes . 30.000
8 bujes de paquete de resorte 34.000
cambio de amortigadores traseros 22.000 -
2 amortiguadores traseros S 44.500,- - 89.000
revisién frenos delanteros Cambio pastillas) 22.000
desmontar y montar discos delanteros 30.000 3
rectificado discos delanteros 36.000
1 juego de pastillas delanteras 48.500
revision frenos traseros, cambio pastillas 22.000
‘[desmontar y montar discos traseros 30.000
rectificado discos traseros 36000
1 juego de pastillas traseras 45800
"desmontar y montar estanque 35.000
t _&liar fuga de estanque 12.000
1 orring de estanque 7.200
1 tapa de bomba de estanque petroleo adicional 22.900
NOTA: No se puede evaluar la reparacién de aire
acondicionado, ya que este no hay solo que recargar
el aire, si no que debe estar vacio y este puede tener
alguna fuga en las cafierfas o en el radiador.
OBSERVACION 804.200
152.798
956.998
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Ruben Bravo Zamorano

De: Pablo Salazar Dominguez [psaiazar@corporacionggyv.ci]
Enviado el viernes, 20 de diciembre de 2013 18:09

Para: 'Ruben Bravo Zamorano'

Asunto: RE: Consulta sobre aprobaciones de trabajos

Estimado Rubén,

Por el momento, la Gnica persona con la potestad de autorizar una urgencia es don Rodrigo Valenzuela.

Respecto al memo N°692 enviado por la Directora Lorena Casarfn, debo sefialar gue sélo se expone una de las
funciones correspondientes a tu cargo, la cual es visar todo tipo de solicitudes de compra, en el entendimiento, gue las
solicitudes se realizan antes de |a emisién de una Orden de Compra.

Por otro lado, es procedente aclarar que Contraloria Interna no ha sostenido reuniones respecto al tema expuesto con
ningn funcionario del departamento de salud, por o que desconocemos tal consenso entre las partes.

= Quedo atento a tus comentarios, saludos cordiales.

De: Ruben Bravo Zamorano [mallto:rbravo@corporacionggy.ci]

Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2013 17:18

Para: 'Pablo Salazar'
Asunto: Consulta sobre aprobaciones de trabajos

Estimado:

Quisiera consultar a tu persona si para las autorizaciones de las OC, sobre todo para las de reparaciones de vehiculos,
debo solicitar Ja aprobacién de la Dra. Casarin o si puedo darle yo el V2B2 para dirimir si es o no una urgencia justificada,
esto en base a lo que sefiale previamente como justificacién el encargado de movilizacion de Salud, Sr. Adolfo Sanchez,
te consulto esto dado que hace poco me sefialo Belgica, Secretaria del Departamento, que estos temas debia
resolverlos yo directamente, sin que se le solicite a la Directora su aprobacion previa en caso de reparacién urgente,
ademds me sefialé que esto ya habia sido consensuado con Contraloria, quisiera saber como proceder ya que las OC van
firmadas por la Dra. Casarin y si apruebo un trabajo como urgencia y ella no estd de acuerdo cuando se haga la OC no se

cdmo podriamos proceder.

Atento a tu respuesta,.

RUBEN BRAVO ZAMORAND,
Coordinador Depto. de Salud
Corporacion Municipal G.G. Videla

CORPORACION MUNICIPAL [ €-mail: thravol@eorparacionggy.cl
Gubeiv] Goazdler ¥idela t fonio: BB &9 544177

La SEZ‘ETIE wyrw.corparaciontaserena.cl

Informacién de ESET Smart Security, versidn de la base de firmas de virus 9121 (20131202)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.



Ruhen Brave Zamorano

De: Adolfo Sanchez Sanchez [asanchez@corporacionggv.ci]
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2013 16:58

Para: ' rbravo

Asunto; Fwd: Presupuesto PEUGEQOT BOXER

Datos adjuntos: 2450 CJ LR -20 CORPORACION.ods

RUB.EN TE ENVIO EL PRESUPUESTO DEL MOVIL DISCAPACITADO, ES CON URGENCIA DEBIDO A QUE EL MOVIL
34N0 DA ABASTO, MARCOS GUZMAN EL CONDUCTOR ENTRA EL JUEVES A TRABAJAR, POR TAL MOTIVO
SOLIICITO CON RAPIDEZ Y URGENCA TENER EL MOVIL OERATIVO ANTES DEL JUEVES SI ES POSIBLE,

----- Mensaje reenviado -----

De: -"centro tecnico mecanico 1ltda" <ctecnico.mecanico@gmail.com>
Para: "asanchez" <asanchez@corporacionggv.cl>

Enviados: Viernes, 20 de Diciembire 2013 17:34:32

Asunto: Presupuesto PEUGEOT BOXER

Adjunto Presupuesto del siguiente vehiculo:

PEUGECGT BOXER Patente CJ LR -20

Atentamente,

Johnny Rios M.
CENTRO TECNICO MECANICO

ADOLFO SANCHEZ SANCHEZ
"ESTADISTICA
544418

( .

Informacidn de ESET Smart Security, versidn de la base de firmas de virus 9121
(20131202)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http://www.eset,com
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