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COTIZACION

Sefiors Corporacion Municipal
Gabid Gonzalez Videla
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Al Sn, Lilian Corlez

CQuimiso Farmaceutico Depto. Salud

27/03/2014

Valor Unlda‘d

[PRECIO NETO ENVASE
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{coDiGo SCF |DESCRIPTOR SCF
11017 JEUTIROX COMPRIMIDOS 100 MICROGRAMOS Caja x 106

$ 6.600.- CAJA X 100 COMPRIMIDOS

LABORATORIO MERCK

4000 cajas x 100 = 400,000 Comprimidos

Plazo Enlrega Inmediata
Condicion de Pago 60 dias fecha faclura

VALORES MAS 19 % IVA,

Carios Duran Fernandez
Representante Venlas Zona Norle

SOCOFAR S.A.
MUNNICH DIVISION INSUMOS

08-4286882

cartos.duranfsocofar.ct
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Coﬁzacion HNo.: 401061 1827 del 1 1. 03 201 4 valida hasta 15.04.2014

Segdn nunstras condiclonas genarales de venta y sumini.,ims ujeio a disponitilidad y confirmacisn da su
ordan do compza, les ofr recemns Io sagulenla' ' P ) .

Su Saoficitud E-MAIL dal 11.03. 2{}14 _
Valores no incluyan VA, Flete incluido. Vafdsz de Ia nreﬁa Sé} dias.

Monlo minimo da fac!uracnon $50.0C0 pasos netes.
DESPACHO: Regiones dentro de 8 dias hébila... umz vez rscepmonad& /G,

EUTIROX "Producto Refarents para astudios de Equivalencia Tarapautica™

ltem Articulo Nombre del Articulo
Precio Unilarie Cantidad Valor §

1 3.01394.4753 EUTIROX 100 MGG
cafa x 100 comprimidos "Envase chnicn™
Valor comp. $13 pesos
¥ 1.360 por TUN 1 1.5300

Facha de Entrega : 12.02.2014
PREVIA CONFIRMACION DE ORDEN DE COMPRA

Observesiones:

Cendelones g pago:
60 dias facha de faciura

Favor sirvasa indicar nro. de nuestra cotizaclén en su crden de comprn



RuEoenBravo Zamorano

Lilian Cortes Caroca llcortes@corporacionggv.ci)
Jueves, 27 de marzo de 2014 16:09

De: . i
Env #adoel:
= Ruben Bravo Zamorano; veronica hitschfeld

Parzz:. ; i

cC: Icasarin; Andrea Taquias Alfaro

Asu rzfo: RESPALDO QUIEBRE DE STOCK EUTIROX
5 Solicitud de Cotizaciones.docx

Dato s aduntos:

Estimé_dcs Rubén y Verénica:

Junto ':'con saludarlos cordialmente y de acuerdo a lo conversado en reunién que sostuvimos €l dia de hoy, se
reenvia cureo de Laboratorio Merck, mediante el cual el laboratorio informa de un quiebre de stock lo que
- impo sibilita el envio total antes del 30-03-2014 de 500.000 cm de EUTIROXcm 100mcg. Informando ademas

que erzviardn s6lo 100.000 cm., generandose un faltante de 400.000 cm.

En rexnion sostenida el 10de marzo del presente afio con Don Rubén Bravo y Dra. Hitschfeld, se acuerda
solicitar cotizaciones de Eutirox, (se envia archivo adjunto con las imagenes de las solicitudes de cotizaciones).
Para ello se solicité cotizacién a varios Laboratorios ¥ Droguerias, no obstante s6lo respondieron a la solicitud

de Eutiroxcm 100 meg, Laboratorio Merck y SOCOFAR.

Se selecciona Laboratorio Merck , por precio (§ 13) y ademds por ser el productor original de este
medicamento, confirmando la cantidad en ese minuto con el vendedor. No obstante, al enviar la Orden de

Compra y mediante correo (ayer) se nos informa del quiebre de stock del laboratorio.

Ante esta situacién y tratando de ver alternativas de solucién a esta problemdtica, en reunién sostenida hoy en
la mafiana con Don Rubén Bravo y Dra. Hitschfeld,se solicita ver el tema con Contraloria Interna a fin

de aseguirar la adquisicién del producto y resguardando el proceso en su conjunto. Lo anterior , debido a la
diferencia de precio del segundo proveedor, (SOCOFAR § 65),

Por su parte, Andrea Taquias, ya envi6 a Lab Merck Orden de Compra N° 117 mediante la cual se respaldan
los 100.000 cm EUTIROX 100 meg, ¥ a su vez deja nula 1a Orden de compra N° 90.

Esperando haber cumplido con la informacién solicitada y atenta a cualquie&gomentario y/o solicitud

s C,.A.L iy o

A

Saludos cordiales

— e
[¥S SAREED

Lilian Cortés

s

De: "Lilian Cortes Caroca" <lcortes@corporacionggv.cl>
Para: "ingrid perez" <ingrid.perez@merckgroup.com>
Enviados: Miércoles, 26 de Marzo 2014 13:52:21
Asunto: Re: OC N°90_ Corp Municip. G. Gonzalez Videla_ Eutirox 100még

Estimada Ingrid:

Junto con saludarle, se agradece la preocupacion por el producto. Me gustaria saber cuando despachan las
100.000 unidades, dado que se trata de un convenio y se debe rendir al Servicio de Salud antes de] 3 1-03-2014.
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Ate-ita a SUs comentarios.

Q. F. Lilian Cortés Caroca

De: "ingrid perez" <ingrid.perez@merckgroup.com>
Para: lcortes@corporacionggv.cl

cC: ”nathal)_/ van-de-wyngard" <nathaly van-de-wyngard@merckgroup.com>, "hugo e ramirez"
<hugo.e.ramirez@merckgroup.com>, "Mercedes Valenzuela®
ventisfarma@merck.cl, "gladys alcavil" <gladys.alcavil@merckgroup,com>

Enviados: Miércoles, 26 de Marzo 2014 13:31:19

Asunte: Fw: OC N°90_ Corp Municip. G. Gonzalez Videla_ Eutirox 100mecg

Estirrada Sra, Lilian:

Juntc con saludarla, De acuerdo a lo conversado durante la mafiana
stock de Eutirox 100mcg. Paso a informar lo siguiente: hemos logra
que son 1.000 cajas (100.000 comprimidos). El resto de los compri

de Akril.

En espera de comprension y comentarios.

Atentamente,

Ingrid F. Pérez Lara

Asist. Administrativo Ventas

Phone: 02- 23400744

Email: ingrid.perez@merckgroup.com

MERCK S.A.

Division Farmaceutica

Francisco de Paula Taforo 1981

Codigo Postal 7780349 Santiago, Chile

Home: www.merck.cl

-—— Forwarded by Ingrid Fablola Perez LarafMQCHMerck on 25-03-2014 15:01 -—-

Lilian Cories Caroca <feortes@corporacionggy.cl>

<Mercedes. Valenzuela@merckgroup.com>,

de hoy con Sr. Hugo Ramirez respecto guiebre de
c_io obtener algunas unidades para despacharies
midos de su orden seria completado la 2da. semana

From:

To: hugo.e.ramirez@merckgroup.com,
Ce: ingrid.perez@merckgroup.com
Dale: 25-03-2014 14:34

Subject: Fwd: orden de compra
Estimados:

Juntocon saludar adjunto envio Orden de compra. Favor despachar a Ia brevedad.

Afte,

Q.F. Lilian Cortés




De: ""Andrea Taguias Alfaro” <ataquias@corporacionggy.cl>

Para : "Lilian Cortes Caroca" <lcortes@corporacionggv.cl>

CC= '"'rbrave" <tbravo@corporacionggv.cl>, "veronica hitschfeld” <vhp@corporacionggv.cl>
Enviados: Martes, 25 de Marzo 2014 9:21:41

Aswu i to; orden de compra

Estirmada Lilian junto con saludar, envio orden de compra N° 90 correspondiente al programa hipotiroidismo en
adul £OS.

Aterxta alus comentarios,

Andrea Taquias
Dpto. de Salud
Corporacién Municipal G.G.V.

IL.a Serena.

LILIa CORTES CARDCA,
Quimizo Farmacéuiico
Corporacion Kunicisal G.G. vidal

RBACIONMUNICIPAL | &-mad: {fcoftes@eorporacionpgy.cl
cog%g;gmmsm Vidala fenio: 58 Ot 5442147
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This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you
are not the infended recipient, you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other
person. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and delete the message and
any attachment from your system. Merck KGaA, Dam}stadt, Germany and any of its subsidiaries do not accept liability for
any omissions or efrors in this message which may arise as a result of E-Mall-transmission or for damages resulting from
any unauthorized changes of the content of this message and any attachment thereto. Merck KGaA, Darmstadt,
Germany and any of its subsidiaries do not guarantee that this message is free of viruses and does not accept liability for

any damages caused by any virus transmitted therewith,

Click http://www.merckaroup.com/disclaimer to access the German, French, Spanish and Portuguese versions of this
disclaimer.

LILIAN CORTES CARDCA.
Quimlco Farmacéutico
Carporacidn Municioal G4 Vidala

e-mail; jeortesFoprporseionggy.ol
feno: B8 5% 624417
WL corporasionlaserens.ol

CORPORACION MUNICIPAL
Gahsnl Gonzdler Vidala

La Serena
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LIUAR CORTES CAROCA.

I

i
. Quimico Farmacéutico
P Corporacién Municipal G.G. Videla

i

CORPORACION HIUNICIPAL t e-mail: icodes@corporasionggv.of
| fono: 88 5% 544417

Gabriel onzdle Videle i
Wy corporacianlaserena.of

La Serena

Informacién de ESET Smait Security, versién de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http /Awww.esel.com




