Presupuesto N°26501°

1del

Oppici S,A.

Endustria Metalmecanica

%ficufia Mackenna 11490, La Florida
SANTIAGO - CHILE

r.7.2.1-1 (Actualizacion 23/04/2006 v.1)

fano 2799 0450 / 2923 2000 / fax 2923 2000 Presupuesto N° 26501

email ventasclinicas@oppici.cl/ventasgastronomicas@oppici.d
serviciotecnico@oppici.cl

06 de Enero de 2014

www.oppici.cl

Cliente : S?gg&RACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ RUT : 70892100-9

Direccion : ANIMA DE DIEGO 550 ' Giro: {saLup Y EDUCACION
Comuna : LA SERENA ' A Ciudad : LA SERENA

Contacto : RUBEN BRAVO Z. i Mail : ‘| rbravo@corporacionggv.cl
Fono: 51-544179 -57391104 ' FAX o
Referencia; {CJ} CARRQ DE CARGA AUTOCLAVE HRO150

Item [Zona|Cant|Codigo Nombre

Valor Total

Ttem1| 1 1 |CCO16000 RRO DE C ) VE LINE 1

Carro de carga con dos parrillas (una fija y una
desmontable). Construccion total en acero inoxidable calidad
AlSI-304 (ocupa toeda la camara). Cerrados con malla de
acero inoxidable,

Modificaclones: No Presenta

$ 495,000] $ 495,000

Subtotal: |$ 495,000

1vA:| $ 94,050

Total:[$ 589,050

Forma de

pago: 30 Dias

Dias
habiles
de
Entrega:

A CONVENIR

Direccion: | Vs. dependencias en La Serena

Condiclones Generales:

- Equipos embailados en microfilm plastico.

- La garantia de muebles y equipos a gas, es de 12 meses; para equipos y componentes electricos, la garantia es de 6

meses, a contar de la recepcion de los equipos.

Fecha : 06 de Enero de 2014 Responsable : Ana Marla Jara Luna

NEO1.2014 20019



Ruben Bravo Zamorano

De: Ana Maria Jara [ventasclinicas@oppici.cl]
Enviado el martes, 07 de enero de 2014 16:52
Para: ‘Ruben Bravo Zamorano'

Asunto: OPPICI

ESTIMADO DON RUBEN:

LOS CARROS DE CARGA'Y DE TRANSPORTE PARA AUTOCLAVES OPPICI, LOS FABRICAMOS NOSOTROS EN FORMA EXCLUSIVA
PARA CADA MODELO DE NUESTROS AUTOCLAVES Y SE FABRICAN DE ACUERDO A LA MEDIDA DE LA CAMARA DE CADA
EQUIPO EN PARTICULAR.

QUEDO PENDIENTE DE SUS GRATAS NOTICIAS
ATTE.

Ana Maria Jara L. (09-7066710)
Grte. Ventas Clinicas

(" "OPPICI. S.A.
Telefono (56-2)2799-0450
www.oppici.cl

De: Ruben Bravo Zamorano {mailto:rbrave@corporacionggy.cl]
Enviado el; Martes, 07 de Enero de 2014 15:43

Para: 'Ana Maria Jara'

Asunto: RE: RV: OPPICI

Estimada

Gracias por la respuesta, este carro es de su propia autorfa, es decir solo o venden ustedes, lo fabrican ustedes??

P

Atte.

Rubeén Bravo R
( . De: Ana Maria Jara [mallto:ventasclinicas@oppigi.cl]
Enviado el: lunes, 06 de enero de 2014 20:;23

Para: ‘rbravo'
Asunto: RE: RV: OPPICI

ESTIMADO DON RUBEN:

EN ARCHIVO ADJUNTO SIRVASE ENCONTRAR PRESUPUESTO 26501 POR EL CARRO DE CARGA DEL AUTOCLAVE OPPICI DE 150
LITROS.

ESTE ES £L CANASTILLO QUE VA ADENTRO DE LA CAMARA DEL AUTOCLAVE,

QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS Y LE SALUDO.

ATTE.

Ana Maria Jara L. (09-7066710)
Grte, Ventas Clinicas



OPPICL S.A. . .
Telefono (56-2)2799-0450
www.oppici.c|

De: rbravo [mailto:rbravo@corporacionggv.cl]

Enviado el Jueves, 02 de Enero de 2014 20:56
Para: Ana Maria Jara
Asunto: RE: RV: OPPICI

Estimada
Creo que compraremos esta parte del carro también favor enviar ppto por esta pieza entiendo que ustedes son los

tinicos que venden esta pieza para el carro de transporte (ue ustedes ya nos vendieron, favor corroborar lo sefialado.
Por dltimo lo gue nosotros compramos fue lo que ustedes nos sefialaron que debiamos comprar,

Atte

. Ruben Bravo

Enviado desde Samsung Mobile

-------- Mensaje original --------
De: Ana Maria Jara <ventasclinicas@oppici.cl>
Fecha: 02/01/2014 19:50 (GMT-04:00)

A: rbravo@corporacionggv.cl
Asunto: RV: OPPICI

ESTIMADO DON RUBEN:

ME DIRIJO A UD. POR ENCARGO DE SERVICIO TECNICO DE OPPICI,

EN ESTE PRESUPUESTO LE OFRECIMOS £L CARRO DE TRANSPORTE DEL AUTOCLAVE,

AHORA ME INFORMAN QUE UD, REQUIERE UN CARRO DE CARGA (QUE ES EL CANASTILLO INTERIOR DEL EQUIPO); ESTE
CARRO DE CARGA TIENE UN VALOR DE $ 495.000. + IVA, POR LO QUE UDS. TIENEN QUE EMITIRNOS UNA CRDEN DE COMPRA
~-.POR LA D!FE‘RENCIA DE AMBOS MODELOS Y QUE CORRESPONDE A LA SUMA DE § 114.000. + VA,

“POR FAVOR CONFIRMENOS EL VALOR DE ESTE NUEVO MODELO DE CARRO PARA PROCEDER CON EL CAMBIO RESPECTIVO.

QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS Y CUALQUIER DUDA O INQUIETUD ESTOY A SUS ORDENES, EN LOS TELEFONOS
INDICADOS EN ESTE CORREQ.

LE SALUDO DESEANDOLE Y FELIZ Y PROSPERO ANO 2014.

ATTE.

And MarialJara L. (09-7066710)
Grte. Ventas Clinicas

OPPICL. S.A.

Telefono (56-2)2799-0450
www.oppici.cl



De: AnaMgria‘lara [malito:ventasclinicas@oppici.ci]
Enviaxdoel: Jueves, 29 de Agosto de 2013 21:34
Para:z 'rbravo@corporacionggv.cl’

Asun®o: OPPICI

ESTINADO RUBEN:
POR ENCARGO DE NUESTRO DEPTO. SERVICIO TECNICO ADJUNTO LE ENVIO PRESUPUESTO POR CARR DE
TRAM§POF*TE PARA AUTOCLAVE OPPICI CODIGO HR0150 (150 LITROS).

QUEDO PENDIENTE DE SUS NOTICIAS Y LE SALUDO.

ATTE.

Ana Maria }'ara L

Grte, ventas Clinicas
OPPICE. SA

Telefono (56-2)2799-0450

= WIWW, @ppici.cl

i

Informacién de ESET Smart Security, version de la base de firmas de virus 9121 (20131202)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.,

http:// www.eset.com

Informacion de ESET Smart Security, version de la base de firmas de virus 9121 (20131202)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

~ http://www.eset.com

Informacion de ESET Smart Security, versién de la base de firmas de virus 9121 (20131202)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com




