La Serena,08 de Octubre def 2014.

COTIZACION #9527
Sefiores

Nombre: Corporacion Municipal GGV, La Serena
RUT: 70.892100-9

Direccion: Anima de Diego 550, La Serena

Estimados:

Junto con saludaries y de acuerdo a lo solicitado , tenemos el agrado de enviarle
fa cotizacion de plantas medicinales y ornamentales en macetero vy
decoradas con conchuela fina a un valor de 900.- ciu

Cantidad Valor
200 $ 900
Total $180.000

Los precios indicados de las plantas son con IVA incluide y puesto sobre camion en
et vivero,

Como garantia nos avalan 27 afios en el rubro, con prestigio y seriedad.
Agradeciendo desde ya su preferencia guedamos atentos a sus consulfas.

Medalidad de Pago: 30 dias.

Cordiales sajudos.

Macarena Rivera
051-2296615 - 76175099
Viveros La Serena




Andrea Taquias Alfaro

De: Andrea De Teran Alcayaga [adeteran@corporacionggv.ci]
Enviado el; miércoles, 08 de octubre de 2014 13:57

Para: Ruben Bravo Zamorano

CccC: Andrea Taquias Alfaro

Asunto: Re: Cotizacion Plantas Medicinales Viveros La Serena

Se me olvidd espectficar que ¢l monto asociado a esta compra debe ser cargado al Convenio de Promocidn de Salud 2014.
Gracias!
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La Serena

De: "Andrea De Terin Alcayaga” <adcteran@corporacionggy.cl>
Para: "Ruben Bravo Zamorano” <tbravo(@cotporacionggy.cl>
CC: "Andrea Taquins Alfaro” <ataquins(@corporacionggv.cl>, "Jocelyn Santander” <encarpadopsmiapsl
Enviados: Miéreoles, 8 de Octubre 2014 12:51:44

Asunto: Re: Cotizacién Plantas Medicimales Viveros 1a Serena

aserenalipmail.com=>

Perfecto.
Confirmo cotizacion. Gracias por las gestiones.

Saludos!!
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La Serena

_ De: "Ruben Bravo Zamorano™ <tbravo@corporaciongay.cl>
Para: "Andrea De Teran Alcayaga” <adeteran@corporaciongpy.cl>
CC: "Andrea Taquias Alfaro” <ataquias@corporacionggy.cl>
Enviados: Miércoles, 8 de Octubre 2014 13:43:16

Asunto: RV: Cotizacidén Plantas Medicinales Viveros La Serena

Estimada:
Favor confirmar aceptacion de lo sefialado por Viveros La Serena, para confeccionar [a OC correspondiente.

Atte.



De: Contacto Viveros La Serena [mailto:Contacto@viverostaserena.cl]
Enviado ef: miércoles, 08 de octubre de 2014 13:26

Para: rbravo@corporacionggy.cl

Asunto: RV: Cotizacion Plantas Medicinales Viveros La Serena

Estimado 'Adjunto Cotizacion modificada,

De: Ruben Bravo Zamorano [mailto:rbravo@corporacionagy.cl]
Enviado el: miércoles, 08 de octubre de 2014 13:08

Para: contacto@vivergsiaserena.cl

CC: 'Andrea De Teran Alcayaga'; 'Andrea Taquias Alfaro'
Asunto: RV: Cotizacion Plantas Medicinales Viveros La Serena

Estimada:

Espero su nueva cotizacion para poder confirmar y generar la OC correspondiente. Recuerde que el pago puede ser
contra factura a 30 dias.

Atte

De: Contacto Viveros La Serena {mailto:Contacto@vivergslaserena.cl]
Enviado el; miércoles, 08 de octubre de 2014 11:17

~ Para: rbravo@corporacionggv.cl

Asunte: RV: Cotizacion Plantas Medicinales Viveros La Serena

Estimado Rubén, adjunto cotizacion enviada el dial lunes 06 de Octubre a la Sefiorita Jocelyn, ademas me falto hacer
mencion que cada maceterc va decorado con conchuela fina, quedo atenta a su confirmacion,

Saludos Cordiales

Macarena Rivera
51229615 - 76175099

De: Contacto Viveros La Serena [mailto:Contacto@viveroslaserena.cl]
Enviado el: lunes, 06 de octubre de 2014 15:18
Para: 'encargadopsmiapslaserena@gmail.com’




CC: 'info@viveroslaserena.cl’
Asunto: Cotizacion Plantas Medicinales Viveros La Serena

Estimada Jocelyn buenas tardes, envio adjunto cotizacion por las plantas medicinales solicitadas, si toma la decision
favor confirmar antes del Jueves 09 para preparar las plantas en maceteros, quedo atenta a sus consultas,
Saiudos cordiales

Macarena Rivera.
51 229615 - 76175099



