Andrea Taquias Alfaro

De: Eduardo Rojas [eduardorcjasp@gmail.com]
Enviado el: jueves, 07 de mayo de 2015 15:41

Para: Rubén Bravo; Andrea Taguias Alfaro
Asunto: Re: OC COMPRESCRES

El costo se debe cargar al programa GI:S ODONTOLOGICO

El 7 de mayo de 2015, 15:37, Eduardo Rojas <eduardorojasp@gmail.com> escribio:

Estimados, junto con saludarlos solicito favor de gencrar Orden de compra para los productos detallados en
cotizacion adjunta. De ante mano muchas gracias

Saludos atentos!

Dr. Eduardo Rojas Pérez
Coordinador Dental Conunal
La Serena.

Dr. Eduardo Rojas Pérez
Coordinador Dental Comunal
La Serena.
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AER COMPRESEORS

COTIZACION RV 031603 /15

Santiago, 16 de Marzo de 2015
Senores

CORPORACION MIUNICIPAL DE LA SERENA

Presente

At. Sr.: Ruben Brave

Fono: ...

Compresor — M5V 6/30

«1inea: Linea Médico Odontologica - Libre de Aceite

-Modelo: MSV 6 / 30

batos Técnicos _

MODELO | ... Msvezo
U pespiazamiento Tedrico 6 Piestmin 170 Ligmin
fQi'_ RPM 3 1730 SR
H e presién de Mlnlma ............... . 80 PSIg 5 5 bar
Operacion - - Maxima 120 PS|g -8,3 bar

o B "'W;NO de Etapas .
. -~ Unidad Compresora po de pistones 2

& Potencia _ “HP - 0,75 kv_v

A= Motor N© de Polos 4 L L
| ) o | Tension (V) 220Volts

@ volumen del Acumulador o
| | Peso Bruto Er

_Pesoliquido e

Ancho x Alt.x Largo 460 x 630 x 500

ﬁ’*ﬁ"C Ruido B 79°dB (A) *

Observacion: *”vaeE de ruido medldo a 1 metro de dlstanaa desde el fondo de 65 "
dB

SERVICOMP Ltda.- Departamental 1595 — La Florida
Fono. 2-889 47 00 Cel 9-72165 772 e-mail. ricardo.valdes@servicomp.cl
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wgﬁ AIR COMPRESSORS
aplicacion
=Consultorios

Caracteristicas

w2 cilindros en V
shccionamiento directo
»Bajo nivel de ruidos
=Blogue en fierrio
«Libre de Aceite
+Piston

Equipado con
--Cable eléctrico y plug con descarga a tierra

Uso
Compresor MSV 6/30 Schulz, sélo debe utilizarse para la compresion de aire atmosférico, a la
presion maxima indicada en su placa de identificacién e informacion de adhesivo.

S

SERVICOMP Ltda.- Departamenial 1595 — La Florida
Fono. 2-889 47 00 Cel 9-721 85772 e-mail. ricardo.valdes@servicomp.cl




AR COMPRESSORS

¢ VALOR:

Iltem Equipos Cant Valor Neto
|  |Compresor Schulz Mod. MSV 6/30 1 $ 410.000

e CONDICIONES COMERCIALES:

Formas de Pago:

Plazo de Entrega: 30 Marzo 2015
Entrega: Bodegas de Servicomp Ltda.
Garantia: Un afe. La garantia se aplica en nuestras

dependencias, en terreno tiene costo de visita.

Certificacion: Schuiz cuenta con certificacion en todos sus equipos
bajo norma de calidad 15O 9001/2001.

Sin otro particular y en espera de sus gratas noticias, saluda muy
atentamente a ud.

Servicomp Lida.
Ricarde Valdés.
Ventas Técnicas
Fono: 8894700,
Celular: 09 — 72165772
F-mail: ricardo.valdes@servicomp.cl

SERVICOMP Ltda.- Departamental 1595 — La Florida
Fono. 2-889 47 00 Cel 8-721 65 772 e-mail. ricardo.valdes@servicomp.cl
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Andrea Taquias Alfaro

De: Patricia Saavedra [patriciagerencia@gmail.com]}

Enviado el: martes, 17 de marzo de 2015 16:13

Para: Ruben Bravo Zamorano

CC: Andrea Taquias Alfarc; Eduardo Rojas

Asunto: Re: SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRESORES DENTALES

Estimado Ruben de acuerdo a lo conversado hoy en la mafiana no puedo
cotizarie,

ni mucho menos seguir vendiéndole a su corporacion, ya que se encuentra
impaga una factura del afio pasado

las respuestas son solo que no hay plata para pagar, por favor le envio los datos
para poder ver este pago a la brevedad

QRDEN DE COMPRA 0269
FACTURA 1838

- FECHA 08 DE JULIO DE 2014

VALOR $ 439.302.-

si uD NO PUEDE HACER NADA ENVIEME IGUAL LA RESPUESTA QUE SEA, PARA
ENTREGARLE ESTE CASO AL
ABOGADO DE LA EMPRESA

Patricia Saavedra B.
Gerente Comercial
Grupo Lecaros
22250990-22049407
93293042
www.grupolecaros.com

El 16 de marzo de 2015, 9:15, Ruben Bravo Zamorano <rbravo{@corporacionggv.cl> escribio:

Estimada

Reenvid correo con archivo corregido

Alte.



