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Andrea Taquias Alfaro

De: Ruben Bravo Zamorano [rhravo@corporacionggv.cl]

Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2015 16:18

Para: 'Andrea Taguias Alfaro’

ce: 'Movilizacion Salud’

Asunto: RV: PRESUPUESTOS PENDIENTES

Datos adjunfos: 2091 BF CP-93 CORPORACION MUNICIPAL.ods; 2895 DR GT 87 CORPORACION

MUNICIPAL ods; 2989 ZK 15 -45 CORPORACION MUNICIPAL.ods

Estimada

Favor generar OC en base a lo solicitado por Carlos. Estimado Carios, entiendo que estos trabajos fueron efectuados?,
de ser asi te recuerdo que la idea es realizar primero el ppto, después la OC y después los trabajos una vez que la OC
este firmada como corresponde. Favor que esta situacion no se repita, lo importante es seguir el orden, de todas formas
cuando tengas emergencias y el proveedor pueda realizar los trabajos para subsanar esos casos, te reitero solicitar
autorizacion previamente por correo.

Atte.

 Rupen BRA ZAMORARD,
¢ Gourdinador Depto. de Salid
| Corporasion Municiosl BUG Videls
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De: Andrea Taquias Alfaro [mailto:ataguias@corporacionggv.cl]

Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2015 18:11
Para: 'Ruben Bravo Zamorano'
Asunto: RV: PRESUPUESTOS PENDIENTES

Reenvic informacion.

De: Movilizacién Salud [mailto:movilizacion.salud@corporacionggy.cl]
Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2015 15:54

Para: Andrea Taquias Alfaro

Asunto: Fwd: PRESUPUESTOS PENDIENTES

Andreita me indica la sefiora nancy que estos presupuestos estan pendientes, gracias saludos.
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De: "centro tecnico mecanico ltda" <ctecnico.mecanico@gmail.cont™>
Para: "movilizacion salud” <movilizacion.salud@corporacionggv.cl>
Enviados: Miércoles, 24 de Junio 2015 15:46:57

Asunto: PRESUPUESTOS PENDIENTES

Don Carlos

Estos son los Presupuestos PENDIENTES:

Presupuesto N°2991 NISSAN TERRANQ patente BF CP-93 por § 80.325 del 08/06
Presupuesto N°2995 PEUGEOT BOXER patente DR GT-87 por $ 85.680 del 10/06
Presupucsto N°2999 MERCEDES SPRINTER patente ZK 15-45 por $ 80.920,- del 15/06-.

- Ruego revisar en sus doctos.
Espero sus comentarios.

Alte.
Nancy



