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cambio 2 terminal direcion exterior derch.- izquierd. 22.000
2 terminal de direcion exterior derch. - izquierd. 39.800
cambio 2 terminal direcion interior derch.- izquierd. 22.000
2 terminal de direcién interior derch. - izquierd. 45.800
2 fuelles guardapolvo de cremallera ¢/u $ 7.900,- 15.800
reaprete tren defantero 16.000
cambio de 2 bujes de barra estabilizadora 16.000
2 bujes de barra estabilizadora 5 6.550,- 13.100
ajuste y engrase de rod. masa delantera izquierda 24.000
ajuste y engrase de rod. masa delantera derecha 24.000
grasa 4.500
balanceo 19.600
OBSERVACION 263.000
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Ruben Bravo Zamorano

De: Lorena Casarin Mufioz [Icasarin@corporacionggv.ci]
Enviado el: -jueves, 29 de enero de 2015 9:50

Para; ‘Ruben Bravo Zamorano’; 'Movilizacién Salud'

CC; - ataquias@corporacionggv.cl

Asunto: RE: Presupuesto TOYOTA HIACE

Que otra autorizacion Ruben?

- Dra Lonena Casariv M.
; Dirsctor Depto. Salud.
- Comporacitn Municipal G.G, Videla
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De: Ruben Bravo Zamorano [mailto:rbravo@corporacionggv.cl]
Enviado el: miércoles, 28 de enero de 2015 15:46

Para: 'Movilizacion Salud'

CC: ataguias@corporacionggv.cl; 'Lorena Casarin Mufioz'
Asunto: RV: Presupuesto TOYOTA HIACE

Estimado Carlos:

Reenvio respuesta de la Dra. Casarin, donde autoriza la reparacién del vehiculo solicitado, apenas estemos autorizados
te enviaremos la OC correspondiente.

Atte.

RUBEN BRAVO ZAMORAND.
Coordinador Deplo. de Salud
Corporacién Municipal G.G. Videla

w-tred rbravoificorparacionggy.of
fome: 56 51 B4417¥
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La Serena

De: Lorena Casarin Mufioz [mailto:Icasarin@corporaciongqv.cl]
Enviado el: miércoles, 28 de enero de 2015 14:01

Para: 'Ruben Bravo Zamorano'; "Jeronimo Claveria'

CC: ataquias@corporacionggv.cl

Asunto: RE: Presupuesto TOYOTA HIACE

Estimado Ruben :

Autorizo dado fa urgencia y el uso de este vehiculo ,pero copio a Jeronimo para gue nos reunamos a analizar las
prioridades de gastos v convenlos que proponemos hacer como salud para no Hegar a tener vehiculos sin uso y con
costos elevados de reparacion , en vez de generar convenios de mantencién mas efectivos, no solo en el caso de los

vehiculos sino como tu has sefialado, de autoclaves y otros.
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Propongo la reunién para maiiana en la mafiana Jerénimo?
Atentd atu respuesta.

: DreLorena Casarin M.
| Diracior Deplo. Saing.
¢ Compuracion Munitipsl 6.3, Videla
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De: Ruben Bravo Zamorano [mailto:rbravo@corporacionggv.cl]

Enviado el: miércoles, 28 de enero de 2015 13:36
Para: 'Lorena Casarin Mufoz'

CC: ataquias@corporacionggv.cl
Asunto: RV: Presupuesto TOYOTA HIACE

Zstimada Dra. Casarin:

Junto con saludarle solicito autorizacién para realizar la mantencién del tren delantero del movil de discapacitados el cual y segin lo
sefialado por Carlos Hernandez no se ha realizado en los tltimos 3 affos, dado que en la actualidad no hay ningéin convenio de
mantencién asociado 2 los vehiculos de salud ni de la corporacién y a la alta demanda de este vehiculo por parte de los usuarios,
solicito a su persona autorice la reparaci6n de este en calidad de urgente. Ademas quisiera solicitar a su persona pueda consultar al
Director de Finanzas si podemos comenzar a realizar ordenes de compra, esto dado que hay compras que debemos cotizar y efectuar.

Alento a sus indicaciones, se despide:

Rubén Bravo

-----Mensaje original-----

De: Movilizacién Salud [mailto:movilizacion.salud@corporacionggv.cl]

Enviado el: miércoles, 28 de enero de 2015 13:40
...Para: Ruben Brave Zamorano
Asunto: Fwd: Presupuesto TOYOTA HIACE

* ESTiIMADO RUBEN:
Estimado jefe le envio presupuesto del movil de discapacitado toyota hiace afio 95 para reparar el tren delantero, ya que esta

mantencion se hizo por ultima vez hace aproximadamente 3 afios atras cuando yo estaba a cargo de este movil, me despido
cordialmente, y quedo atento a sus indicaciones.

ATTE,

CARLOS HERNANDEZ

----- Meunsaje reenviado ---w-

De: "centro tecnico mecanico ltda" <etecnico.mecanico@gmail.com>
Para; "movilizacion salud" <movilizacion salud@corporaciongev.cl>

Enviados: Miércoles, 28 de Enero 2015 11:57:35
Asunto: Presupuesto TOYOTA HIACE

Adjunto Presupuesto del siguiente vehiculo:



