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Limbra: cortega@corporacionggy.ol

-+ Tamaho de fuente -

RE: URGENTE Facturas Pendientes Corporacion GGV URGENTE

De : Ariet Rodriguez Navarrete <arodriguez@lipigas.c> i e, 09 de jul de 2015 08:37
Asunto @ RE: URGENTE Facturas Pendientes Corporacion GGV URGENTE

Para : Carla Ortega Neira <cortega@corporacionggv.cl>

Geuago o3 de S498,32 + fva por Litro.

e acunrde a ko conversado, teindormo oue of orede de

Atle.

ARIEL RODRIGUEZ NAVARRETE
Cdefe Venta Granel H y IV Hegion

. Barrio Indusinal, Sific 82, Alto Pefuelas
5 Goguimbo-Chile

T +5E 81 2544018

L0 07 2302701

¢ arpdriguez@linigas.cl
Eowewnerndipigas.cl

e Carla Ortega Neira fmailto:cortega@corporacionggv.d
Enviade el miércoles, 08 de judio de 2015 18:24

Para: Ariel Rodriguer Navarrete

Asunto: Re: URGENTE Facturas Pendientes Corporacion GGV URGENTE

Estimade, junto con saludar, adjunto comprobante de pago de deuda pendiente de La Corporacion, para que nos habilite para
solicitar recarga de bombona del Liceo Gregorio Cordovez, 5i no es usted quien debe realizar 1a gestion, agradeceria indicar
contacto. Necesitamos con urgencia 1a recarga para fas duchas del Colegio.

Quedo atenta.

CARPORACKIN BUN KB

La herena

s

De: "Ariet Rodrigues Navarrete” <arodriguez@iipigas.cl>

Para: "Carlza Ortega Neira" <¢ortega@oorporacionaav.ol >

CC: "Sergic Osses Herlitz™ <gosses@iipioas.cl>

Enviados: Miercoles, 10 de Junio 2015 18:20:05

Asunto: RE: URGENTE Facturas Pendientes Corporacion GGV URGENTE

timada Carla:

BT sy it
TUEL DT

e
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an fus reamelarada por face, 40 251011500

ada en restros sistema, sttiene el comprobar




