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Mercedes-Benz

NOMBRE: CORP MUNICIPAL GABRIEL, GONZALEZ VIDELA DE FECHA TMPR.:  21.07.2015
LA SERENA

DIREGCION:  CALLE ANIMA DE DIEGQ 550 ELQU COND. PAGCQ;  Hasta e 21.07.2015 sin deduccién

RUT; 70892100-9 NRO. OT: 201301245

MARCA: Mercedes-Benz OT TIPD: OT cliente

MODELO: L0O-016/45 FECHA DT.: 20.07.2015

CHASIS: SBMITE276FRO4TTTE FECHA TERM.  22.07.2015 15:34:40

MOTOR: 52499501 006180 RECEPCIONISTA: Cristian Robert Aranda Villalobos

MATRIGULA:  GY.PDSD ASEGURADO:  CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VID

KR 8.1485 ORDEN NRO:

F. FATRIC. 13.41.2014 SUCURSAL: LA SERENA

COMENTARIOS:

SINIESTROPOLIZACLIENTE

REPUESTOS CANT 2. UNIT DESC. % REC, TOTAL,

ELEMENTO DE FILTRO SKPR0H5 1.0 UN 7.800 0,000 0 7.900

FILTRO COMBUSTIBLE OM-904 -SNP.CL 1.0 UN 7.400 0,000 0 7.400

FILTRO SEP. HILO EXT.-CORTO SNFP20D16 1.0 UN 13.800 0,000 Q 13.900

FILTRC de AIRE (SNP2015) 1.0 UN 33.900 0,000 a 33.800
SUBTOTAL 63.100

LUBRICANTES CANT P.UNIT DESC. % REC. TOTAL

RIMULA R4 X 15W-40 15830 L 3.032 0,000 ¢ 47.897

SPIRAX $3 G 50-W 3,220 L 3.695 £,000 G 11.898

SPIRAX $3 AX BOW-S0 6,020 L 3,793 0,000 0 22.834

GADUS 52 V2202 0.700 KG 4.059 .000 0 2.841
SUBTOTAL 85570

MATERIALES CANT P. UNIT DESC. % REC, TOTAL

MATERIALES £ INSUMOS VARIOS 25,0 UN 1.000 0,000 G 25.000
SUBTOTAL 25.000

TEXTOS ADICICNALES

i DE O. MEC, o TOTAL OT 173.670

TRAB. DESAB. 0 DESCUENTO 0

TRAB. PINT. 0 RECARGQ a

REPTO, 63.100 TOT. NETO 173,670

TFT 0 WA 32,987

LUBRICANTES 85.570 TOT. VENTA 206.667

MEATERIALES 25 000
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Carlos Mangue Adasme

De: Cristian Aranda [caranda@kaufmann.ci]
Enviado el: martes, 21 de julio de 2015 12:03

Para: Carlos Manque Adasme

Asunto: Re: Detalle de O7 201301245

Carlos

se envia lo sohicitado

Razon Social : Kaufmann s.a
Rut: 92.475.000-6

atte.

Cristian Aranda V.,
Asasor de Servicio La Serens

Teléfono: (051) 222 4555 anexo 4537
. Movil: (56 9) 8192 4299
| www. kaufmann.cl
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El 21 de julio de 2015, 12:58, Carlos Mangque Adasme <cmanguel@icorporacionggyv.cl> escribid:

Se recibe conforme agradecere enviar Razdn Social para hacer cheque

Atie.

CARLOS MANQUE ADASME

ADMINISTRACION CORPORACION

De: Cristian Aranda [maitto:caranda@kaufmann.cl]
Enviado el: martes, 21 de julio de 2015 11:50
Para: crnanque@cerporacionggy.cl




