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Zimbra:

Zimbra:

Fwd: solicitud de cotizacion

De : Ludy Corvalan Astudilic <lcorvalan@corporacionggv.d>

Asunto : Fwd: solicitud de cotizacion

Para : Carla Ortega Neira <cortegaicorporacionggv.cl>

Carla, hego de tramitar OC, ¢oviamos por Memoerandum a Finanzas para solicitar emisidn de cheque.

Atte.

cortega@enrporacionggwv.cl

-+ Tamafio de fuente -

mar, 10 de febde 2015 17:24

De: "Ludy Corvalan Astudillo” <lcorvalan@corporacionggv.ci»
Para: "hector eduardo" <eduardohenriquez609@gmail.com>
€L "Carla Ortega Nefra" <cortega@corporacionggv.cl>
Enviados: Martes, 10 de Febrero 2015 17:23:21

Asunto: Re: solicitud de cotizacidn

Gracias, daremos cursa,
Le contactare para acordar fecha de instalacion.
Atte,

De: "hector eduarde” <eduardohenriguez609@gmaii.com>
Para: "Ludy Corvalan Astuditle” <lcorvalan@corporacionggv.cl >
Enviados: Martes, 10 de Febrero 2015 17:04:33

Bsunto: Re: solicitud de cotizacion

Estimada Lucy: el valor es de 130,000 ive Incluido.
Son de segunda mano, estado excelente.
Forma de pago en efectivo o cheque al dia sin cruzar,
ia.entrega serfa durante el mismo dia.
Saluda
Atentamente a ud.
Eduarde Henriquez
Bl 10-02-2015 16:26, "Ludy Corvalan Astudilio” <icorvalan@corporacionaoy.cl> escribio:
© Estimado, agradecerd a usted cotizar lo sigulente:
- Butacas para camicneta Nissan 2007, Placa RW 5283, instaladas.

Favor especificar:

- Estado del producte en caso de no ser nuevo
- Forma de pago

- Plazo de entrega

Atta,

CCERPORACHON MURICIPAL

L& Serena
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