


Zimbra: cortega@corporacionggv.cl

4 Famafo de fuente -

Fwd: CUENTAS EDUCACION 2015

De 1 Ludy Corvaldn Astudille <icorvalan@corporaciongav.cl> lup, 11 de may de 2015 18:14
Asunto : FPwd: CUENTAS ERDUCACION 2015

Para : Carla Ortega Neira <cortega@corporacionggv.ci>

Carla, emitir nucva OC dejando constancia de que se trata de una RECTIFICACION,
Frente a duda, solicitar siempre informacion a Presupuestos por esta via y copiarme.
Atte,

De: "Francisco Ugalde Ugalde" <fugalde@corporacionggv.cl>
Para: "Ludy Corvaldn Astudilio” <!corvalan@corporacionggv.cl>
Enviados: Lunes, 11 de Mayo 2015 11:56:14

Asunto: Fwd: CUENTAS EDUCACION 201%

Estimada Ludy fe envio una sucesion de correos donde se advierte que Iz cuenta de gastos del proyecto Gore cuidando a los
Abuelitos esta con cargo s educacion v ne a administracion , para el cambio de la orden de compra.3 que acompafia a la factura
803603 de Bip chile Rut 78.371.600-3 L

atte '

Francisco

De: "Carolina Downey” <cdowney@corporacionggv.cl>
Para: ebarahcna@corporacionggv.cl

CC: "Francisco Ugalde Ugalde” <fugalde@corporacionggv.cl>
Fnviados: Lunes, 11 de Mayo 2015 16:31:10

Asunto: RV: CUENTAS EDUCACION 2015

Don Eduardo

Buenos dias

e informo que en Proyecto Cuidande a Nuestros Abuelitos en la Comunidad Escolar, cuenta creada en el Area de Educacién,

como mas abajo se detalla,

Orden de compra fue creada en el area de Administracion, por lo tante, necesitamos si nos puede enviar correo informando
creacion de cuenta , sclo del proyecto, esto es, para poder regularizar esta situacian, que esta atrasando el pago del
proveedor y por ende la rendicidn del proyecto.

Esperando una positive respuesta

Atentamente

----- Mensaje reenviade -----

De: Eduarde Barahona Montero <ebarahona@corporacionggv.cl>
Para: ‘Carolina Downey' <cdowney@corporacionggv.cl>

Frviado: Wed, 29 Apr 2015 15:27:24 -04G0 (CLT)

Asunto: RV: CUENTAS EDUCACION 2015

ESTIMADA, LE ENVIO PARA SU
CONOCIMIENTO Y GESTION LO SOLICITADO.
ATTE.

http:/f200.111.60.195/zimbra/hprintmessage Tid=C- 9394 1/3



12/512015

Zimbra:

sy B

Hronupuestart

& L

LaSerena

De: Eduardo Barshona Montero
{maiito:ebarahona@corporacionggv.cl]
Enviado el: viernes, 30 de enero de 2015 16:38
Para: ‘privera@corporacionggv.ci’

Asunto: RV: CUENTAS EDUCACION 2015
Importancia: Alta

Reenvio correo anterior...
atte,

LIRPOR

La Serena

VRN ARG

[mailto:ebarahona@corporacicnggy.ci]

Enviado el: sabado, 10 de enero de 2015 10:53

Para: 'ascevedo@corporacionggv.cl'

CC: 'oaguilar@corporacionggv.cl’; rmolina@corporacionggv.cl;
‘grojas@corporacionggv.cl’; ‘privera@corparacionggv.cl’;
‘psalazar@corporacionggv.cl’

Asuntor CUENTAS COUCACION 2015

Importancia: Alta

ESTIMAD@S, PARA SU CONOCIMIENTS Y GESTION, LES COMUNICO LA
CREACION E INGRESODE CUENTAS EN EL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2015 PARA 105 PROYECTOS GORE:

MO HAY TERCERA SIN PRIMERA”
Cuenta
Complementaria 114-05-28-000-000, 214-05-28-000-000
"MI FUTURD EN MIS MANOS”
Cuenta
Complementaria ~ 114-05-29-000-000, 214-05-28-000-000
“CUIDANDO A NUESTROS ABUELITOS..”
Cuenta
Complementaria  114-05-30-006-000, 214-05-30-000-000
"CONQCIENDO NUESTRA CAPITAL..”
Cuenta
Complementaria  114-05-25-000-000,
214-05-25-000-000
"DIFUSION LEGADO DE IGNACIO DOMEYKD..”
Cuenta Complementaria  114-05-26-000-000,
214-05-26-000-000
“PANCITAS PINTADAS”
Cuenta
Complementaria  1314-05-27-060-000, 2214-05-26-000-000
"ADQUISICION DE INSTRUMENTQS DE CUERDAS...” Cuenta
Complementaria 114-05-31-000-00¢ 214-05-26-000-000

SIN OTRO, CORDIALMENTE
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